JAN & JANB.
LIEVE VROUWEPLEIN 4
6942 BP DIDAM
WWW.JANENJAN.COM

INFO@JANENJAN.COM
T.0316-2213 15

Gemeente Montferland

Factuur

Factuurnummer 2023258

Factuurdatum 08-09-2023

Betalingstermijn 14 dagen

Vervaldatum 22-09-2023

Betreft Vergadering + Lunch College B&W (ref: 6381, d.d. 05-09-2023)

Omschrijving Btw Aantal Prijs p.e. Prijs

Vergaderarrangement (4 uur) Laag 17 € 27,50 € 467 50

Overige dranken Laag 1 € 86,30 € 86,30
Totaal exclusief btw € 508,07

Laag €45,73

Totaal inclusief btw € 553,80

Btw Grondslag Bedrag

Laag € 508,07 €4573

U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

KVK 09158336 | IBAN NL87 RABO 0112049591 | BTW 8155.16.290.8.01

0P AL ONZE RESERVERINGEN EN GELEVERDE DIENSTEN ZUN VAN TOEPASSING DE UNIFORME VOORWAARDEN HORECA ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DEN HAAG
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Datum: 5-9-23
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Van: I < ¢ montferland.info>

J
Verzonden: maandag 11 september 2023 15:23:11
Aan: "Facturen" <[ @montferland.info>
CC: <A @montferland.info>
Onderwerp: FW: Factuur 2023258
Bijlage(n): Bon gemeente jpg; JanJan Factuur JanJan 2023258 pdf

Goedemiddag,

Willen jullie bijgaande factuur s.v.p. betalen? Het college en MT hebben vergaderd bij Jan en
Jan om de begroting te bespreken.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

J
Bestuurs- en directiesecretariaat

= B

Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

T. (0316) 291 Fl
M. (06) INEEG—_—

www.montferland.info

Werkdagen: ma t/m do

Van: Info | Jan & Jan <info@janenjan.com>
Verzonden: maandag 11 september 2023 12:02

Aan: | < I © ontferland.info>

Onderwerp: RE: Factuur 2023258

Hi

Ik heb hiervan alleen een papieren afdruk. Zie bijlage voor de specificatie.

Met vriendelijke groet,



Tt | I,

M 0316 - 226058 | www.plok.nl | www.janenjan.com
Dijksestraat 52, 6942 GD Didam
steck'm

Van: [ <IN @ nontferland.info>

Verzonden: maandag 11 september 2023 07:50
Aan: Info | Jan & Jan <info@janenjan.com>
Onderwerp: RE: Factuur 2023258

Beste

Op de factuur zie ik staan dat aantal overige dranken 1x is, maar de prijs €86,30. Kunt u in
een gewijzigde factuur het exacte aantal overige dranken noteren?

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

J
Bestuurs- en directiesecretariaat

=D

Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

T. (0316) 291 F
M. (06) INNEEEG—_—

www.montferland.info

Werkdagen: ma t/m do

Van: Info | Jan & Jan <info@janenjan.com>
Verzonden: vrijdag 8 september 2023 22:23

Aan: ] <IN o o erland.info>

Onderwerp: Factuur 2023258

Beste :

Wij willen u hartelijk danken voor uw bezoek aan onze locatie. Wij hopen dat alles naar wens is geweest.



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen



