
bank 

account) 

NLOSENPA0227673786 

BIC 

BNPANL2A, 

046. 

Bankrekening 

nummer 

( 

71 

VAT) 

nr. 

NL806334393B01, 

KvK 

nummer 

3206: 

Hotelexploitatiemaatschappi 

Eindhoven 

BV, 

BTW 

{ 

NH Collection Eindhoven Centre 

***** 

Vestdijk 
5 

5611 CA 

- 

Eindhoven 

Netherlands 

Tel: 
+ 

31 40 8009900 

nheollectioneindhovencentre@nh-hotels.com 

Fiscal Information Address 

'NOVAT 

‘Gemeente Montferland 

GEMEENTE MONTFERLAND 
Bergvredestraat 

10 

Bergvredestraat 
10 6942 

GK 

6942 GK 
Didam 

- 

Netherlands 

Didam 
- 

Netherlands 

coPy 

Party 
2201217031 Branch 0005362363 

Reservation 0135529479 

Booking 
File: BF0004019434 

Correction of 4809221356with date 18/06/2025 and amount 
3.972,00 

EUR , motive:. 

  

Invoice N: 
Billing 

Date 

Room 
PAX 

Main Guest Name Checkin Date Checkout Date 

4809819834 20.06.2025 

Vvoo8 

1 A.M.C.V. 
Fellinger 

16.06.2025 30.06.2025 

16.06.2025 
6 

Bed & Breakfast 1.959,00 

16.06.2025 6 
City 

Tax 
27,00 

17.06.2025 3 Bed & Breakfast 979,50 

17.06.2025 6 
City 

Tax 
27,00 

20.06.2025 1 

__ 
Others Tax 0% 7,50 

ROOM 9% 
2.530,90 227,78 2.758,68 

F&B 9% 
164,97 14,85 179,82 

OTHERS 

0% 61,50 
0,00 

61,50 

Total 
2.757,37 242,63 3.000,00 EUR 

Payment 
Method 

VISA 

Date 

& 

Time: 

20.06.2025 07:52:06 Card Num.: 

had 

_N | 

Total 

Trans. Num.: 0809000159272667 
Oper. 

Num.: 49027 Card 
Type: 

Merchant Num.: 2101390326 
Approval 

Code: 677795 
Capture: 

(geanonimiseerd)

Location ID: NHNL710107 Terminal ID: 210139032601 

Page 

1/1 

3.000,00 
EUR 

3.000,00 
EUR 

Visa 

Manual 



   

(geanonimiseerd)Van: EN RE montferland info> 

Verzonden: woensdag 23 juli 2025 08:42:03 

(geanonimiseerd)

Aan: 
“Facturen” 

<@ montferland.info> 

Onderwerp: 

FW: VNG 

Jaarcongres 

- 

Gemeente 
Montferland 

Bijlage(n): 
Invoice 

4809820218 
- 

Gemeente 
Montferland 

- 

tweede 
deel.pdf:; 

Invoice 
4809819 

834 
- 

Gemeente 
Montferland 

- 

eerste 

deel.pdf 

(geanonimiseerd)

Beste collega, 

Als 

bijlage 

de facturen die via ICS CC 
zijn geïncasseerd. (geanonimiseerd)

Noot: CC 
= 

Credit Card 
(®) 

Met 
vriendelijke groeten, 

Applicatiebheerder 

Gemeente Montferland 

Bergvredestraat 

10 

6942 GK Didam 

T. (0316) 291 

M. 06- 

Werkdagen: di, 
wo, 

do, vr 

www.montferland.info 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Van: T 

Verzonden: 
dinsdag 

22 
juli 

2025 08:51 

(geanonimiseerd)

Aan: 

NS 

< 

B@ 

montferland.info> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: 
FW: VNG 

Jaarcongres 

- 

Gemeente Montferland 

_… (geanonimiseerd)

Onderstaand hoort 
bij afschrijvingen 

CC. Ik weet uiteraard niet of alle 
bedragen 

correct 
zijn. 

Hier 
zal 

Bregje 

antwoord 

op 

kunnen 

geven. 

Met 

vriendelijke groeten, 

Applicatiebheerder 

(geanonimiseerd)

Cl B 

Gemeente Montferland 

Bergvredestraat 

10 

  

(geanonimiseerd)



6942 GK Didam 

T. 

(0316) 

291 

M. 
06- 

Werkdagen: di, wo, do, 
vr 

www.montferland.info 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Van: NH COLLECTION EINDHOVEN CENTRE 
<nhcollectioneindhovencentre@nh-hotels.com> 

Verzonden: 
maandag 

21 
juli 

2025 10:35 

Aan: 
MER nontferland.info> 

CC: 
Fl 

<Re montferland.info> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: 
RE: VNG 

Jaarcongres 

- 

Gemeente Montferland 

Goedemorgen 

Hopelijk 
heb 

je 
een 

fijn 
weekend 

gehad! 

Graag 

laat ik 

je 
weten 

dat het al 
gelukt is met 

de 
betaling. 

Bijgevoegd 
vind 

je 
beide 

facturen, 
een voor de eerste 

betaling 
en de ander voor de tweede 

betaling. 

Mochten 
jullie 

vragen 
en/of opmerkingen 

hebben mbt de 
facturen, 

hoor ik het 
graag! 

Met 
vriendelijke groet, 

€B 
NH COLLECTION 

HOTELS 
& RESORTS 

Desk 

Manager | 
Front Office 

NH COLLECTION EINDHOVEN CENTRE | VANE RESTAURANT 
| 
VANE SKYBAR 

Vestdijk 
5 

5611 CA 
Eindhoven, 

The Netherlands 

T +31 40 800 9900 

E 

Een n-hetels-.com 
(geanonimiseerd)

nh-collection.com © NE n 

HOTELS 

  

wPlease consider the 
environment 

before 

printing 
this 

email 
or 

its attachments. 

Please be informed that the email accounts of NH Hotel 

Group @nh-hotels.com 
are 

gradually transitioning 
to Minor Hotels accounts 

minor-hotels.com To reach 
out to 

your 

usual contacts in 

Europe 
& 
Americas, 

kindly 
use 

the 
new 

email addresses in the 
near 

future. 

From: NH COLLECTION EINDHOVEN CENTRE 

Sent: 
vrijdag 

18 
juli 

2025 15:52 

To: ME 
nontferland.info> 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

 N  Art. 5.1 lid 2 sub i
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen


